

Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen Leppälammentiellä

Elinvoimalautakunta 12.09.2024 § 58
951/10.03.00.03/2024

Rakennuspaikka ja sijainti

Pinta-alaltaan noin 2,03 ha:n suuruinen tila **Mäenpää 543-405-1-11**, joka sijaitsee Leppälammella osoitteessa **Leppälammentie 430**.

Rakennustoimenpide

Rakennustoimenpide käsittää 1-kerroksisen 87 k-m²:n suuruisen hevostallin rakentamisen.

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16.1 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Hanke edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista rakennusjärjestyksen hevostallin ja laidunalueen suojaetäisyyttä koskevasta määräyksestä.

Hakijan perustelut

Hakija on perustellut hankettaan sillä, ettei kahden hehtaarin tilalla pystytä täysin noudattamaan vähimmäisetäisyyksiä, mutta toimintojen sijainnit on suunniteltu niin, että niistä ei aiheutuisi rajanaapureille haittaa.

Naapureiden kuuleminen

Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta, eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

Kaavoitustilanne

Voimassa olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssä hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee alueella, jota koskevat yleiset suunnittelumääräykset. Kaavassa osoitettujen keskusten, palvelukeskittymien ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiden ulkopuolella tapahtuva asuin- ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaisesti sijoittua olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Rakentamisen ohjauksessa tulee huomioida olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, palveluiden saavutettavuus ja kestävä liikunnan edellytykset. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä minimoimaan liikenteestä aiheutuvia melu-, värinä- ja päästöhaittoja.

Aluetta koskee myös valtuuston vuonna 1991 ja uudelleen vuonna 1992 hyväksymä Korpi-Leppälammen oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa hakemuksen kohteena olevan tilan rautatiehen rajoittuva peltoalue on osoitettu maatalousalueeksi (MT), **Leppälammentiehen** rajoittuva pihapiiri pientalovaltaiseksi alueeksi (AP) ja tilan eteläkulma maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee Leppälammen kylämäisen asuinalueen eteläosassa rajoittuen pohjoisesta Hanko-Hyvinkää rautatiehen ja etelästä **Leppälammentiehen**. Tilalla sijaitsee vuonna 1962 valmistunut omakotitalo (136 k-m²) sekä kaksi talousrakennusta (76 k-m² ja 160 k-m²).

Tarkoituksena on rakentaa 87 k-m²:n suuruinen hevostalli ja lantala 35 m² olevien rakennusten pohjoispuolelle pellon reunaan. Ratsastuskenttä ja laidunalueet on ositettu olevalle peltoalueelle ja hevostarhat tilan eteläkulmaan.

Hakija on ilmoittanut, että talliin on tarkoitus sijoittaa vakituisesti kaksi hevosta ja kaksi ponia, eikä toimintaa ole tarkoitus laajentaa myöhemminkään.

Kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty tila ja hevostalli, lantala ja liittyvät oheistoiminnot on järjestetty niin, että naapureille ei aiheudu melu- tai pölyhaittaa. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sekä naapurikiinteistöt on liitetty alueella olevaan vesiosuuskunnan verkostoon.

Näin ollen voidaan katsoa, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamat edellytykset. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

Poikkeamispäätöksen lähtökohdat ja perustelut

Rakennusjärjestyksen mukaan *”Muun kuin elinkeinon harjoittamiseen käytettävän enintään 100 k-m²:n suuruisen hevostallin saa rakentaa vähintään kahden hehtaarin (20 000 m²) suuruiseen rakennuspaikalle. Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa hevosille riittävät ulkotarha- ja laidunalueet, jotka tulee sijoittaa riittävän etäälle vesistöistä sekä kiinteistön omasta ja naapureiden talousvesikaivoista kuten myös hevostalli. Hevostalli, lantala sekä hevosten ulkotarha- ja laidunalueet tulee sijoittaa tilan alueelle siten, että naapurien asuinrakennuksiin ja oleskelupihoihin jää riittävä, kuitenkin vähintään 150 m suojaetäisyys. Hevostallin ja lantalan etäisyys kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 50 m.”*

Leppälammentien eteläpuolella sijaitsevan naapurin pihapiiri sijaitsee alle 150 m:n etäisyydellä suunnitellusta hevostallista, lantalasta sekä ratsastuskentästä, mutta kuitenkin yli 100 metrin etäisyydellä. Lisäksi naapurin pihapiirin ja hevostoimintojen välissä kasvaa puustoa. Radan vastakkaisella puolella on yksi asuinrakennus pihapiireineen alle 150 metrin etäisyydellä suunnitellusta laidunalueesta, mutta matkaa on kuitenkin vähintään 80 m ja väliin jää ratapenger sekä puustoa.

Näin ollen voidaan todeta, että hakemuksen tueksi on olemassa erityisiä syitä eikä haettu rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Elinvoimalautakunta toteaa, että hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 16.1 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Hanke edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista rakennusjärjestyksen hevostallin, lantalan ja laidunalueen suojaetäisyyttä koskevasta määräyksestä.

Suunnittelutarveratkaisu

Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyn perusteiden mukaisesti. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

Poikkeamispäätös

Elinvoimalautakunta katsoo, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä haettu rakentaminen esittelytekstissä esitetyn perusteiden mukaisesti aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisen rakennusjärjestyksen hevosallin, lantalan ja laidunalueen suojaetäisyyttä koskevasta määräyksestä ehdolla, että haettu rakentaminen ja toiminnot sijoitetaan asemapiirroksen mukaisesti.

Päätöksen julkipäivä on 20.09.2024. Päätöksen antopäivä on 23.09.2024.

Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16.1 §, 137.1 § ja 171 §, rakennusjärjestyksen luku 5.2, kunnan hallintosääntö 28 § elinvoimalautakunnan ratkaisuvallalta kohdat 3 ja 4.

Valmistelija

yleiskaavainsinööri Arja Junntila, arja.junntila@nurmijarvi.fi

Päätös

Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.